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Fwd: Re: NOTIFICACION DE CONTRATO 165 DE 2021 PARA LEGALIZAR

De <contratacion@ibal.gov.co>

Destinatarioc Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2021-12-07 09:59
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Secretaria General

IBAL SA ESP OFICIAL.

-------- Mensaje Original --emew--

Asunto: Fwd: Re: NOTIFICACION DE CONTRATO 165 DE 2021 PARA LEGALIZAR
Fecha: 2021-12-02 15:02

De: contratacion@ibal.gov.co

Destinatario:Milena Cruz Alzate <cruzalzateabogados@gmail.com>

Secretaria General

IBAL SA ESP OFICIAL.

-------- Mensaje Original ~-—---

Asunto: Re: NOTIFICACION DE CONTRATO 165 DE 2021 PARA LEGALIZAR
Fecha: 2021-12-02 10:23

De: ~ Gember Cardozo Cruz <soforing@gmail.com>

Destinatario: coniratacion@ibal.gov.co

Buenos dias,
Se adjunta observacion con respecto a la garantia de estabilidad de obra (5)afios y se procede a anexar

certificaciones de aseguradoras, debido a que el proceso se encuentra en la etapa de legalizacién esto con el
fin de realizar las respectivas modificaciones, para poder continuar con el respectivo proceso.
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Tz 10:08 Roundcube Webmail :: Fwd: Re: NOTIFICACION DE CONTRATO 185 DE 2021 PARA LEGALIZAR
Muchas gracias.

El

mié, 1 dic 2021 a las 9:58, <contratacion@ibal.gov.co> escribié:

- Cordial Saludo,

: Por medio del presente adjunto copia del contrato No. 165 del 01 de diciemnbre de 2021, debidamente
- firmado per las partes para que inicie su procesc de legalizacion.

. Requisitos de Legalizacién

- Debera adquirir las estampillas indicadas en el contrato, las cuales se pueden adquirir en el Banco
¢ Sudamerics de la cludad de Ibagué, ubicado en el centro comercial Agcua, o en la calle 10 con carrera
~ tercera. A continuacion se marcan con x las estampillas aplicables a su contrato.

- - Estampilias Procultura (1.5% del valor total del contrato) ( X )
- Estampillas Proancianos (2% del valor total del contrato) { X}
. - Estampillas Prouniversidad del Tolima (0.5% del valor del contrato) (x )

. Debe tener en cuenta que si factura IVA el valor a cancelar por estampillas corresponde al porcentaije
-~ indicado del valor del contrato antes de IVA. Las estampillas deben pegarse en hojas blancas v allegarse
* con los recibos originales de consignacion.

~ Igualmente debe adquirir las Pélizas indicadas en el contrato.

. Estos documentos deben ser allegados con los respectivos recibos de consignacion v pago a la Calle 3 No.

1-04 barrio la pola, Instalaciones del IBAL oficing de secretaria General, con la funcionaria Dolly
- Camacho, para su respectiva aprobacién,

Asi mismo se informa que como requisito previo para la firma del acta de inicio, usted debe recibir la
- siguiente(s) capacitacidén(es): Sefialadas con X

a.- Sistema Integrado de Gestion y Seguridad v Salud en el Trabajo, con la profesional en salud
ocupacional del IBAL o quien esta delegue { X)

b~ Sistema Gestidn Ambiental, con el profesional especializado II del subgrupo Gestién Ambiental del
. IBAL o quien este delegue (X)

" ¢. — Politica de seguridad de la Informacién, con el profesional especializado 111 Grupo Techoldgico v
. sistemas, o quien haga sus veces, ( )

© Para recibir las mismas debe solicitarias con el siguiente protocolo:

hitps://ibal -gov.co:2006/cpsess864 3490650/ 3rdparty/roundcube/?_task=mail&_safe=0& uid=27526&_mbox=INBOX&_action=print§_extwin=1
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7112121 10:08 Roundcube Webmail :: Fwd: Re: NOTIFICACION DE CONTRATO 165 DE 2021 PARA LEGALIZAR
- PROTOCOLO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIQ: el contratista deberd enviar un correo al correo
- saludocupadionsl@ibal.gov.ce solicitando la capacitacidn v anexando fa informacion que les aplica
- conforme a los requisitos de seguridad v salud en el trabajo que se encontraban adjuntos a la invitacién a

- oferfar, sin embargo se les vuelve a enviar por este medio, ademas deberd remitir 1a siguiente
© informacién:

Contrato escaneado o copia del contrate,

- correo electronico en el cual se enviard la informacidn de capacitacion,
- Nombre del contacto v cargo,

' Niimero de celular.

. Al correo se enviard la presentacién de capacitacion v el respectivo formulario de evaluacién. Este formato
. diligenciado (evaiuacidn) deberd ser remitido nuevamente a los correos mencionados.

. Después de esto se calificard y conforme al resultado se emitird la certificacion respectiva que se enviard
- via correo electrénico al 4rea juridica de la empresa.

PROTOCOLO GESTION AMBIENTAL: El contratista deberd enviar un correo &
ambientalibal.capacitacion@gmasii.com  solicitando la capacitacidn y anexando la siguiente informacion:

- Contrato escaneado o copia del contrato,

i Correo electrénico en el cual se enviard la informacitn de capacitacién,
Nombre del contacto v cargg,

- Nimero de celular

- Al correo se enviara la presentacion de capacitacion v el respectivo formularic de evaluacidn. Este formato
| diligenciado (evaluacion) deberd ser remitido nuevamente a jos correos mencicnados.

- Después de asto se calificara y conforme al resultado se emitird la certificacién respectiva gue se enviard
- via correo electronico al drea juridica de la empresa,
. Por ultimo les indico que cualguier inguietud que surja al respecto serd resuelta a través de este medio.

Atentamente,

- Secretaria General

. IBAL SA ESP OFICIAL
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Con respecto a la imagen anexada anteriormente se procedié con la firma de la minuta, como el
proceso {contrato) ya se encuentra en la etapa de legalizacion, se procede a seguir Jos lineamientos
propuestos por ustedes por enden se anexan las certificaciones de aseguradoras en las cuales estas
no realizan la garantia de estabilidad de la obra por 5 afios por el cardcter vy objeto def proceso en
mencion, Con esto se busca realizar las modificaciones correspondientes a la garantia en discusién
con el fin de continuar el proceso de legalizacion del contrato.

Cordialmente

Firma:
RL SOFOR INGENIEROS LTDA: Gember Cardozo Cruz
C.c: 93.374.732

Cra. 7 N° 9-43 Edtficio Sociedad Tolimense de ingenieros Of. 501 Tel (8)273111¢ Celular 3162668405Email:
soforing@amail.com www.soforingenieros.com



From: CLILZMAE 1RO
To: ; : L <
Date: 11/22/2021 4:16:38 PM
net. W para consultar si estas garantias se pueden otorgar paginas & y7/ Respuesta Seguros del
Subject: Estado

Esfa es la respuesta de Seguros del Estado

Cordial saludo,

Luz Marina Puerto Romero
Asesora de Seguros
310-8140290

- Mensaje reenviado —

De: Nancy Lifiana Molano Barrios <nancy.molano@segurosdelestado.com>
Para: mpuerto123@yahoo.es <mpueriol 23@yzhoo.es>

Enviado: viemes, 19 de noviembre de 2021 18:58:59 GMT-5

Asunto: RE: para consultar si estas garantias se pugden otorgar paginas 5y 7

Sra Luz Marina buena tarde,

Dando respuests 2 su solicitud me permito informar lamentablemente no es-posible otorgar garantias para este tipo de
cbnfra?tbs.-_f_”"" : RO st A PSS L T R B S L T T
Cordial saludo.

De: LUZ MARINA PUERTO ROMERQ <mpuerto123@yahoo.es>

Enviado: viernes, 19 de noviembre de 2021 11:22

Para: Nancy Liliana Molano Barrios <Nancy.Molano@segurosdelestado.com>
Asunto: para consultar si estas garantias se pueden otorgar paginas 6y 7

Cordial saludo,

Luz Marina Puerto Romero

Asesora de Seguros

310-81402980

— Mensaje reenviado ——

Be: Gember Cardozo Cniz <soforing@gmail.com>

Fara: LUZ MARINA PUERTCO ROMEROQ <mpuerto123@yahoo.es>
Enviado: viernes, 19 de noviembre de 2021 10:59:50 GMT-5
Asunto: 3 CERTIFICACIONES Sofor Ingenieros ltda

Con ¢t fin de remover la estabilidad 5 afios

11/22/2021



From: L o<
To: [ ; " <sofor]
Date: 11/22/2021 1:51:49 PM
Subject: Respuesta solidaria Seguros
Attachments: CONTRATO INV-164-2021 REFORESTACION R[O COMBEIMA {1).doex

Cordial saludo,

: Luz Marina Puerto Romerd
. Asesora de Seguros
© 310-8140280

i — Mensaje reenviado —

- Da: MAGDA VIVIANA QUESADA SAAVEDRA <mquesada@solidaria.com.co>

Para; LUZ MARINA PUERTO ROMERO <mpueric123@yahoo.es>

¢ CCi MILENA DE ANTONIO DIAZ <mdeantonic@solidana, com.co>; MIRLEDY CARDONA FAJARDO <mecardona@soidaria.com.co>; LUZ DARY
: NEISA BLANCO <Ineisa@solidaria.com.co>; DIEGO FERNANDO MARIN MORAN <dfmarin@solidaria.cotm.co>

: Enviado: viernes, 19 de noviembre de 2021 11:54:08 GMT-5

¢ Asunto: RV: Para consultar si este tipo de contrato se puede oforgar por el obiete y las garantias a solicitar.

. Buen dia Sra Luz Marina
- Reciba un cordial saludo, tenemos totalmente excluido el tema de reforestacion
 Feliz dia
Cordialmente
: MAGDA VIVIANA QUESADA SAAVEDRA
- Auxiliar de Suscripcion
© AGENCIA IBAGUE

" Tel. (B0B) 2700865 sxt 7006

Cra 40 No 35-39 Barrio Cadiz Ibague — CO

Frovees Uefos Ervprona.
13

Asequradora Solidaria

= delolombia

BT P
Flaateag
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: De: LUZ MARINA PUERTO ROMERO <mpuerio123@yahoo.es>
- Enviado el viernes, 19 de noviembre de 2021 11:50
Fara: MAGDA VIVIANA QUESADA SAAVEDRA <mquesada@solidaria.com.co>
* Asunto: Para consultar si ests fipo de contrato se puede otorgar por el objeto y las garantias a solicitar.

- Buenos dias: para estudiar la posibilidad de otorgar este tipo de contrato/ el contrato esta en borrador

11/22/2021



Page 2

. Numero proceso de licitacion: XXX

TOMADCR: SOFOR INGENIEROS, NIT: 800 086101-9

' Contratante: IBAL ESP, NIT: 806083809-6
valor proceso ¢ contrato: $408.643,279
Plazo de ejecucion: .4 MESES

. Objeto: CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA REFORESTACION PROTECTORA, AL ENRIQUECIMIENTO FORESTAL Y A
LOS SISTEMAS AGROFORESTALES, ESTABLECIDOS EN ANOS ANTERIORES EN LA CUENCA DEL RIO COMBEIMA

Garantias:

CUMPLIMIENTO: 20% PLAZO + 4 MESES

CALIDAD DEL SERVICIO:  20% PLAZO + 1 ANO

- SALARIOS: 20% PLAZO DEL CONTRATO Y 3 ANOS MAS
ESTABILIDAD: 20% 5 ANOS A PARTIR DEL ACTA FINAL
RC: 30% PLAZO + 1 ANOD

Cordial saludo,

Luz Marina Pusrto Romero
. Asesora de Seguros

310-8140290

Aseguradors Solidaria de Ceolombia Entidad Cooperativa

Este mensaje es confidencial, esta amparado por secrefo profesional y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de suf(s)
destinatario(s). Si recibié esta transmisidn por error, por favor avise ai remitente. Este mensaje y sus anexos han sido sometidos a programas

antivirus y entendemes que no contienen virus ni otros defectos. En todo caso, ol destinataric debe verificar que esta mensaie nc esta afectado por )

virus y por tanta Assguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa no es responsable por dafios derivados del uso de este mensaje.

| This massage is confidential, subject to professionat secret and may nat be used or disclosed by any person other than its addressee(s). If received
in error, please contact the sender. This message and any attachments have been scanned and are believed to be free of any virus or other defect.

However, recipient should ensure that the message is virus free. Aseguradora Sclidaria de Colombia Entidad Cooperativa is not fiable for any loss or

damage arising from use of this message.

Ya visitd hilpeHismamsolidanacom-cd 7
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