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Fwd: DOCUMENTOS CUENTA ACTA 06 - CONT 10-20 QUINSA SA
De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario <contabilidad@ibal.gov.co>, <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2020-11-27 09:06

 ACTA 6 c.s.10-2020 quinsa mackenfloc CUENTA COMPLETA.PDF(~7,7 MB)

-------- Mensaje Original -------- 
Asunto: Acta 6, correspondiente al C.S.10-2020 QUINSA SA 
Fecha: 2020-11-26 16:37 
De: almacen ibal <almacenibal@hotmail.com> 
Destinatario: "dolly.camacho@ibal.gov.co" <dolly.camacho@ibal.gov.co> 

Buena tarde Dolly 

Adjunto DOCUMENTOS, CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA 
CIRCULAR No, 042-20, EXPEDIDA 
POR LA SECRETARÍA GENERAL 

LUCRECIA ORTIZ ORTIZ 
Prof. Almacen 
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 
Carrera 3 No.1-04 Barrio La Pola 
TEL. (098) 2756000 ext 157 

_FAVOR CONFIRMAR EL RECIBIDO DE ESTE MENSAJE_ 

------------------------- 

De: dolly.camacho@ibal.gov.co <dolly.camacho@ibal.gov.co> 
Enviado: jueves, 26 de noviembre de 2020 3:18 p. m. 
Para: almacen ibal <almacenibal@hotmail.com> 
Asunto: Re: acta 6, correspondiente al C.S.10-2020 QUINSA SA 

El 2020-11-25 17:59, almacen ibal escribió:

Buen día Dolly 
 
adjunto acta 6, correspondiente al C.S.10-2020 QUINSA SA 
y sus soportes, para el trámite de cuenta. 
 
gracias quedo atenta a sus requerimientos 
 
LUCRECIA ORTIZ ORTIZ 
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Prof. Almacen 
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 
Carrera 3 No.1-04 Barrio La Pola 
TEL. (098) 2756000 ext 157 
 
_FAVOR CONFIRMAR EL RECIBIDO DE ESTE MENSAJE_

ME PERMITO HACER DEVOLUCIÓN DE LOS  DOCUMENTOS, DEBIDO A  QUE NO CUMPLE 

CON LAS CONDICIONES  ESTABLECIDAS  EN LA CIRCULAR  No, 042-20, EXPEDIDA 
POR LA SECRETARÍA GENERAL, LA CUAL FUE  SOCIALIZADA EN EL MES DE 
OCTUBRE 
(SE  ANEXA CIRCULAR)



 

SOPORTES DOCUMENTALES PARA 
TRAMITE DE CUENTA 

 
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

 CÓDIGO: GJ-R-050 

 FECHA VIGENCIA: 2016-10-12 

VERSIÓN: 02 

 Página 1 de 1 

 

 

Ibagué, 25 de noviembre de 2020 
 
 
Doctora 
JULIANA MACIAS BARRETO 
Secretaria General 
IBAL S.A. ESP OFICIAL  
Ibagué  
 
 
REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 
010 DEL 19 DE MARZO DE 2020 – QUINSA SA 
 
Cordial Saludo: 
 
Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes 
documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de 
gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos 
que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo trámite de 
cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, 
de la siguiente manera: 
 
DOCUMENTOS ACTA PARCIAL 06: 
 

 Acta parcial 06 
 Ficha técnica de evaluación de proveedores 
 Factura de venta  
 Orden de compra 
 Entrada por compras 
 Salida de almacén  
 Planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales 
 Certificación pago seguridad social y aportes parafiscales 
 Documentos del revisor fiscal 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO  
Almacenista General 
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Elaborado Por

QUIMICA INTEGRADA S.A.

NIT : 800,078,640 - 1

Planta de Produccion: Km. 34 via Neiva-Bogota/Aipe-Huila
Telefono Planta : 8389224-8389914 MOVIL:3138932959
Correspondencia:Calle 8 No 10-69/Neiva-Huila
Sede Mosquera: PARQUE INDUSTRIAL PUERTO VALLARTA P.H.
Av. Troncal panamericana n 5 61 Mosquera . Bodega 21
CELULAR :3138932981-3102058130
quinsa01@hotmail.com

Cliente:

Nit:

Dirección:

Ciudad:

Teléfono:

Correo:

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E

800,089,809 - 6

CARRERA 3 1 04

IBAGUE

2756000

almacenibal@hotmail.com

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con 
esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios 
descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No.   18763000168311
aprobado en 2019-08-30 vigente 18  Meses, prefijo A desde el número 23077 al 28100 Responsables de 
iva - Actividad Económica 2011 Tarifa 7,00 
Responsables de Iva - No Somos Grandes Contribuyentes. Empresa de economia mixta.  No s omos 
Autorretenedores. Favor No efectuar Retención de ICA sede Fabril en el Municipio de Aipe-Huila

Código Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

Fecha Factura:

Expedición :

Vencimiento :

Vendedor:

Centro Costo:

Pedido

12/11/2020

12/11/2020

12/12/2020

VENTAS QUINSA

2

26.723

FACTURA ELECTRÓNICA          
DE VENTA 
N° A 24274
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CUFE :64cec6972aa48ed4b744687ea5bb707e6aaa9e36e2f2af182096824c1bb6b8e4478b1fdd7cbb2cad6993975a5898cb2c

11:19:54

11:26:26

0300004000011 MACKENFLOC II KGM 10,000.00 1,620.00 16,200,000.00

0300004000011 MACKENFLOC II KGM 10,000.00 1,620.00 16,200,000.00

0300004000011 MACKENFLOC II KGM 10,000.00 1,620.00 16,200,000.00

0300004000011 MACKENFLOC II KGM 10,000.00 1,620.00 16,200,000.00

0300004000011 MACKENFLOC II KGM 10,000.00 1,620.00 16,200,000.00

0300004000011 MACKENFLOC II KGM 10,000.00 1,620.00 16,200,000.00

0300004000011 MACKENFLOC II KGM 10,000.00 1,620.00 16,200,000.00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 128.879.100,00 Cuota 1 Vence
el 2020-12-12

Total Bruto 113,400,000.00

RETENCION 2,835,000.00

IVA 21,546,000.00

Retenc. IVA 3,231,900.00

Total a Pagar $ 128.879.100,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Veintiocho Millones Ochocientos Setenta Y Nueve Mil Cien Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

REMISIONES 26669-26670-26671-26716-26717- 26721-26723 CONTRATO DE SUMINISTRO 10-2020

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS
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